Paolo Zangelmi - Comune di Porto Mantovano

Da: Angela Adami <angela@adamialdo.com>

Inviato: martedi 3 ottobre 2017 11:55

A: Moffa - Comune di Porto Mantovano

Cc: Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano; Paolo Zangelmi - Comune di Porto
Mantovano; Idalisa Fiorini - Comune di Porto Mantovano

Oggetto: R: fotocopiatrice a colori ufficio Tecnico

€45 +iva

Disponibilita immediata.

Da: Moffa - Comune di Porto Mantovano [mailto:r.moffa@comune.porto-mantovano.mn.it]

Inviato: martedi 3 ottobre 2017 09:06

A: Angela Adami <angela@adamialdo.com>

Cc: Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano <l.bosi@comune.porto-mantovano.mn.it>; Paolo Zangelmi - Comune di
Porto Mantovano <p.zangelmi@comune.porto-mantovano.mn.it>; ldalisa Fiorini - Comune di Porto Mantovano
<i.fiorini@comune.porto-mantovano.mn.it>

Oggetto: R: fotocopiatrice a colori ufficio Tecnico

Buongiorno,
mi inserisco nella conversazione per chiedere, viste le mail precedenti, un preventivo per I'acquisto di un toner per
la nostra macchina ufficio urbanistica in modo da procedere alla determina.

Saluti Rosanna Moffa

Da: Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano

Inviato: martedi 3 ottobre 2017 07:45

A: Angela Adami

Cc: Idalisa Fiorini - Comune di Porto Mantovano; Nadia Marastoni - Comune di Porto Mantovano; Moffa - Comune di
Porto Mantovano

Oggetto: R: fotocopiatrice a colori ufficio Tecnico

In questo momento non posso intervenire, quando hanno comperato la fotocopiatrice hanno anche comperato il
toner .....in questo momento penso che debbano fare un acquisto sul Mepa del toner.

Da: Angela Adami [mailto:angela@adamialdo.com]

Inviato: lunedi 2 ottobre 2017 10:05

A: Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano <l.bosi@comune.porto-mantovano.mn.it>
Oggetto: fotocopiatrice a colori ufficio Tecnico

Priorita: Alta

Ciao Livio,

ti ho cercato stamattina perché volevo consultarmi con te per la fotocopiatrice dell’ufficio tecnico.

La macchina e di proprieta del Comune, se la sono comprati con i loro fondi I’'anno scorso.

Stamattina hanno richiesto un toner, perché e esaurito, e lo comprerebbero (ha chiamato la sig.ra Fiorini).

Quando sono venuta da te I'altra settimana, ti ho proposto di inserirla nel contratto generale che prevede la
fornitura dei toner e I'assistenza tecnica.

Contratto che pero verrebbe definito entro fine mese.

Hai avuto modo di valutare?

Pensi di inserirla?

Perché, in questo caso, o anche se stai ancora valutando, potrei consegnare il toner in SOSPESO e poi lo sistemiamo.
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Se la macchina verra inclusa nel contratto globale, il toner non verra addebitato, e lo considereremo parte della
fornitura All-In.
Se invece verra lasciata fuori, lo regolarizzeremo con acquisto su Mepa e fatturazione.

Chiamami quando hai tempo che vediamo come fare.
Ciao

Angela Adami

Adami Aldo & C. S.n.c.
Prodotti per Ufficio e Informatica
Concessionario Olivetti — Fujitsu Qualified Partner
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